02/65/2025, 11:38 Webmail Locaweb : Seguro Corolla

assuito:  Seguro Corolla

De <compras@cmav.es.gov.br>
Para: <ejsobreira@banestes.com.br>
Data 02/06/2025 08:40

¢ TERMO DE REFERENCIA SEGURO COROLLA.pdf (~172 KB)
+ COTACAO SEGURO DO COROLLA CROSS.pdf (~31 KB)

Bom dia
Solicito cotacdo de seguro de veiculo.

Dados do veiculo: COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT - Lotacao: 5
Tipo CAMINHONETE|Especie ESPECIAL|Potencia
175.00|Cilindrada 1987|Marca

TOYOTA|Combustivel ALCOOL / GASOLINA|Cor

Interna (LB20) - PRETO|Cor Externa (1G3) -

CINZA GRANITO|Fab/Mod 2025/2026|KM

0|Procedencia 0-PRODUTO NACIONAL

Atenciosamente.
Daiane Teixeira Zerbone Soares.
Agente de Contratagdo

Setor de compras CMAV i

https://webmail-seguro.com.br/v2/'.7_task=mail&_safe=0&_uid=826&_mbox=lNBOX.enviadas&_action=print&_extwin=1



02/06/2025, 11:37 Webmail Locaweb : Fwd: Seguro Corolla

assunto:  Fwd: Seguro Corolla

CARARS SPUBICRAL OF

De Eduardo.Jose Brito Sobreira <ejsobreira@banestes.com.br> . &TfL]Q» .
Para: <compras@cmav.es.gov.br> “ A 2
Data 02/06/2025 11:22  _§ ’“)

* 7509930 - CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO.VIVACQUA - BANESTES SEGUROS.pdf (~132 KB) “a,, ",

AN s i

Segue orcamento. f

---------- Forwarded message ---------

De: Seguro Auto Banestes <seguroautobanestes@b4b.tech>
Date: seg., 2 de jun. de 2025 as 11:11

Subject: RE: Seguro Corolla

To: Eduardo Jose Brito Sobreira <gjsobreira@banestes.com.br>

Segue cotagao com as coberturas solicitadas no termo.

Atenciosamente,

lgor Bissoli

Central de Contratagao de Seguros
' £

WhatsApp: (27) 99283-7848
Canal de atendimento - ramal 1752

De: Eduardo Jose Brito Sobreira <gj5gb_|;ej_|;a_@rpa_ng51§_s_,g_qm,_b_[>
Enviado: segunda-feira, 2 de junho de 2025 10:44

Para: Seguro Auto Banestes <seguroautobanestes@b4b.tech>
Assuntq: Re: Seguro Corolla

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CGC: 01.637.153/0001-07

Em seg., 2 de jun. de 2025 as 10:33, Seguro Auto Banestes <seguroautobanestes@b4b.tech> escreveu:
- Bom dia.

- Qual o CNPJ? No termo ndo consta, somente as coberturas que eles desejam.

- Atenciosamente,

-

~ Igor Bissoli

Central de Contratagéo de Seguros

' WhatsApp: (27) 99283-7848
' Canal de atendimento - ramal 1752

https://webmail-seguro.com.br/v2/?_task=mail&_safe=08& uid=1158&_ mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1
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02/06/2025, 11:37 i Webmail Locaweb : Fwd: Seguro Corolla

- De: Eduardo Jose Brito Sobreira <gjsobreira@banestes.com.br>
- Enviado: segunda-feira, 2 de junho de 2025 09:03

| Para: Seguro Auto Banestes <seguroautobanestes@b4b.tech> ’//\VM
- Assunto: Fwd: Seguro Corolla ‘

5
| Segue para cotacgo. % J/‘)

| Atenciosamente; \"
‘9L’9Lu ey

| msmmssmeas Forwarded message ---------
| De: <compras@cmav.es.gov.br>

! Date: seq., 2 de jun. de 2025 as 08:40
| Subject: Seguro Corolla

| To: <gjsobreira@banestes.com.br>

Bom dia
Solicito cotagdo de seguro de veiculo.

| Dados dosveiculo: COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT - Lotacao: 5
| Tipo CAMINHONETE|Especie ESPECIAL|Potencia i

| 175.00|Cilindrada 1987|Marca

| TOYOTA|Combustivel ALCOOL / GASOLINA|Cor

. Interna (LB20) - PRETO|Cor Externa (1G3) -

. CINZA GRANITO|Fab/Mod 2025/2026|KM

- O|Procedencia 0-PRODUTO NACIONAL

Atenciosamente.
Daiane Teixeira Zerbone Soares.
Agente de Contratagdo

Setor de compras CMAV

Somos | EDUARDO JOSE BRITO SOBREIRA

ATILIO VIVACQUA

GERENTE DE RELACIONAMENTO AGENCIA CPA 10
BANESTES S/A - Banco do Estado do Espirito Santo
gjsobreira@banestes.com.br

(28) 3538-1106 - Ramal: 5174

'BANESTES

| crescemos juntos

. "Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o meio ambiente e com a reducao de custos."”

' AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: Esta mensagem e seus anexos sao de uso exclusivo de pessoas e entidades

- autorizadas pela AUTOGLASS e podem conter informagoes confidenciais e/ou privilegiadas. E proibido revelar,

~ alterar, copiar, divulgar ou se beneficiar, direta ou indiretamente, destas informagdes sem ‘a autorizagdo de seus
. autores. Se vocé recebeu este e-mail por engano, por favor, informe o remetente e apague a mensagem

| imediatamente. A AUTOGLASS se reserva o direito de pleitear ressarcimento pelos prejuizos decorrentes do uso
- indevido das informacdes e de requerer a aplicagdo das penalidades cabiveis a mensagem.

EDUARDO JOSE BRITO SOBREIRA
ATILIO VIVACQUA
GERENTE DE RELACIONAMENTO AGENCIA CPA 10
BANESTES S/A - Banco do Estado do Espirito Santo
ejsobreira@banestes.com.br
(28) 3538-1106 - Ramal: 5174

BANESTES

crescemos juntos

’

https://webmail-seguro.com.br/v2/?_task=mail&_safe=0&_uid=11 58&_mbox=l NBOX&_action=print&_extwin=1 2/3



02/06/2025, 11:37 Webmail Locaweb : Fwd: Seguro Corolla

"Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o meio ambiente e com a reduc¢do de custos."
AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: Esta mensagem e seus anexos sao de uso exclusivo de pessoas e entidades
autorizadas pela AUTOGLASS e podem conter informagdes confidenciais e/ou privilegiadas. E proibido revelar,
alterar, copiar, divulgar ou se beneficiar, direta ou indiretamente, destas informacdes sem a autorizagdo de seus
autores. Se vocé recebeu este e-mail por engano, por favor, informe o remetente e apague a mensagem
imediatamente. A AUTOGLASS se reserva o direito de pleitear ressarcimento pelos prejuizos decorrentes;fi;o Ué(?'//l/o
indevido das informagdes e de requerer a aplicagdo das penalidades cabiveis @ mensagem. & y

i

EDUARDO JOSE BRITO SOBREIRA

ATILIO VIVACQUA

GERENTE DE RELACIONAMENTO AGENCIA CPA 10
BANESTES S/A - Banco do Estado do Espirito Santo
ejsobreira@banestes.com.br

(28) 3538-1106 - Ramal: 5174

BANESTES

crescemos juntos

"Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o meio ambiente e com a redugdo de custos."

-

-

https://webmail-seguro.com.br/v2/?_task=mail&_safe=0&_uid=1158&_ mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 3/3



Orcamento de Seguro de Automoéveis

Versao

Q‘_&S\.’ W) )

nféi por Passageiro
Cobertura APP/ Invalidez Permanente Total ou
Parcial por Acidente por Passageiro

3.000,00

BANESTES Processo SUSEP Data/hora da impresséao NUD
SEGURDS 15414.001461/2004-47 02/06/2025 11:10:21 134 - 7509930
Corretor Telefone Tipo de Vigéncia Data de Referéncia|Convénio
BANESTES- ADM CORR SEG PREV E CAP (2733831700 |ANUAL: 02/06/25 a 02/06/26 02/06/2025 Nao ha
LTDA i
Proponente Tipo CNPJ Telefone Prazo 1*
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA Pessoa Juridica 01637153000107 Parcela
Dados do Item Al
item Veiculo Fabricacdo/ModelofZero Km [Garantia 0 Km A "VVVJ
001/001 1002203-9 COROLLA CROSS XRE 2.0 16V FLEX AUT. 2025 / 2026 Sim 6 _meses ‘5‘ ~
Categoria AUTO iCategoria RCF Procedéncia Bdénus Veiculo originario & ’\\Q
Veiculos de Passeio Veiculos de Passeio |Novo Classe 0 indenizacdo inte ? ¢ .
Nao g(ﬁ r)\
Veiculo PCD Tipo de ﬁ‘)‘ )
Nio Oficina @3 . 9
Livre 'p _?,(/
escolha
Tipo de uso? KC1930P**624DC2000DE***0DP***0
Dados do Perfil
CEP Pernoite Cidade Pernoite UF
29490000 ATILIO VIVACQUA ES
¥ Dados das Cobdrturas (R$)
Limite Maximo Ny . ; ;
O eeeoorooomseseoereonorr . de Indenizacao  Prémio  Franquia R
Cobertu asco Compreensiva 100‘7 Tabela Flpe.‘ 11.780,99 Dedutivel Reduzida ' 9.233,55
T S A e DOK :
Cobertura Despesas Extraordmanas A O 00 0 00
”500 000 00 B ) 519 45
'1 570 05 !

Valor

Descricdo

Servico Plano
ATENDIMENTO |Assisténcia 24h: Assist. 24h 459,54|[Acompanhante em caso de hospitalizacdo] [Auto Socorro ] [Carro
24H VEICULO PASSEIO reserva] [Chaveiro] [Clube de Vantagens] [Despachante (Documentos de
Guincho: Guincho km ilimitado Perda Total)] [Despachante (Licenciamento Anual)] [Despachante
(1° trecho) km ilimitado (2° (Renovacao de CNH)] [Despachante (Tansferéncia de Propriedade)]
trecho) [Guincho Km ilimitado (1° trecho) km ilimitado (2° trecho).]
Carro Reserva: AUTOMATICO 30 [Higienizacdo do Veiculo por Alagamento] [Hospedagem] [Mensagens de
DIAS urgéncia] [Motorista Parceiro] [Motorista substituto] [Pane Seca]
[Recuperacao do Veiculo] [Remogdo médica] [Retorno antecipado]
[Servigos a Residéncia] [Translado apds alta hospitalar] [Translado de
corpo] [Transporte alternativo] [Troca de pneu]
SERVICO Quebra Vidros: VIP 630,60|[Buracos = R$120] [Farol Auxiliar = R$340] [Farol Convencional = R$970]
ASSISTENCIA A [Farol Matrix /GPS/Orientados = R$1465] [Farol Xenon/LED = R$1465]
VIDROS [Lanterna Convencional = R$820] [Lanterna LED = RS$1125] [Lataria =
R$150] [Maquina de Vidros = R$195] [Para-brisa Dianteiro = R$580] [Para-
brisa Traseiro = R$380] [Para-choque = R$120] [Retrovisor = R$575] [Teto
Solar (limitado a 10 anos de fabrica¢do) = R$2770] [Vidros Laterais =
¢ R$195] [Vigia = R$350]
' Acessérios
Acessorio | Modelo l Valor Prémio [ Taxa Franquia | Valor da Franguia
Prémios Totais
Casco Despesas Acessoérios RCF-Danos RCF-Danos Danos Maorais |APP Morte APP Invalidez |Servicos
RS Extraordinarias |RS 0,00 Materiais Corporais RS 0,00 RS 35,94 RS 22,70 RS
11.780,99 |RS 0,00 RS 1.570,05 RS 519,45 1.090,14
Prémio Liquido 10F Adicional de Fracionamento Prémio Total a Vista
RS 13.929,13 RS 0,00 RS 0,00 RS 15.019,27
parcelamento (RS) )
N Carné - Cartio de Crédito - Débito em Conta Corrente -
BANESTES S.A.
Parcelas Valor Yriltoa'l Parcelas Valor Yfiioaz Parcelas Valor \:l"'iititi
1 15.019,27 15.019,27 1 15.019,27 15.019,27 1 15.019,27 15.019,27
1+1 7.509,64 15.019,27 1+1 7.509,64 15,019.27 1 +1 7.509,64 15.019,27
1+ 2 5.006,42 15.019,27 1+ 2 5.006,42 15.019,27 1+ 2 5.006,42 15:019;27
1% 3 3.754,82 15.019,27 1+3 3.754,82 15.019,27 1+ 3 3.754,82 15.019,27
1+ 4 3.003,85 15.019,27 1+ 4 3.003,85 15:019,27 1+ 4 3.003,85 15.019,27
1+5 2.503,21 15.019,27 1 +5 2.503,21 15.019,27 1+5 2.503,21 15.019,27
1+ 6 2.145,61 15.019,27 1+ 6 2.145,61 15.019,27 1+ 6 2.145,61 15.019,27
1% 7 1.877,41 15.019,27 1+ 7 1.877,41 15.019,27 1+ 7 1.877,41 15.019,27
1+8 1.668,81 15.019;27 1+ 8 1.668,81 15.019,27 1+38 1.668,81 15.019,27
1+9 1.501,93 15.019,27 1+9 1.501,93 15.019,27 1+ 9 1.501,93 15.019,27

As parcelas podem

sofrer ajuste de centavos para ajusté-las ao valor da proposta.

ESTA CONTRATACAO ESTA SUJEITA A PREVIA ACEITACAD DA SEGURADORA,

INCLUINDD A ANALISE DAS

SEGUINTES QUESTOES:

[Iltem 001][51] E exigida a prévia vistoria do veiculo pela seguradora;

PROPOSTA CALCULADA NA VERSAO ONLINE PODEI{A TER SEU VALOR DE PREMIO ALTERADO A QUALQUER MOMENTO.




